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5018/32/24 - Dispensasjon - Oppføring av uthus og gjerde - 
Staveslia 48 - Jeanette Moan Finseth og Rune Karlsen 

D.sak:  240/19 

Eiendom:                 Gnr. 32/24 Areal:   - 
Ansvarlig søker:       Arkivsaknr:  2018/1739 
Tiltakshaver:           Rune Karlsen Saksbehandler:  8BJMU 
Mottattdato: 22.01.2019 Komplettdato: 04.12.2019 

 
Saksopplysninger: 
Det søker om dispensasjon for oppføring av gjerde og dukkestue på gnr. 32/24 på Staveslia 48 i 
Stordalen. Gjerde er oppført langs fv. 6328 og ligger utenfor tomtas byggegrense men skjermer   
ikke for angitt frisiktsone i vegkrysset. Dukkestue er oppført 8,4 m fra midtlinje av fylkesveg og   
ca. 1,5 m fra vegkant av veg til Staveslia.  
Åfjord kommune v/trafikksikkerhetsutvalget har i brev mottatt 03.09.2018, som sier følgende:  
Det har i den senere tid blitt bygget et høyt gjerde og en redskapsbod/dukkestue på en privat eiendom som 
ligger inntil krysset.  
Trafikanter som kommer ned mot fylkesveien, både fra boligfeltet og andre beboere i nærheten, opplever at 
sikt blir hindret av dette. 
Ikke bare småbiler blir hindret, men også høyere/store kjøretøy som traktor, må uforsvarlig langt ut i veien 
for å se kryssende trafikk. 
Ønsker at kommunen/trafikksikkerhetsutvalget tar en vurdering på saken. 

Tiltaket ligger etter Reguleringsplan for Staveslia i område regulert til boligformålet.               
Tiltakene er i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 20-5 og SAK 10 § 4-1 unntatt fra 
søknadsplikt og byggesaksbehandling. Da utførte arbeider er i strid med reguleringsbestemmelsene 
for oppføring av gjerde og byggeavstand til veg/byggegrense kan tiltak ikke gjennomføres med 
mindre det gis en dispensasjon. 
Plan- og byggesaksavdelingen har etter befaring 28.11.2018 og i brev datert 11.01.2019 bedt om en 
redegjørelse og søknad om dispensasjon for de tiltakene som er utført. Redegjørelse fra tiltakshaver 
er mottatt 22.01.2019, og sier følgende: 
Redegjørelse for oppsatt gjerde: 
Våren 2017 satte vi opp gjerde rundt eiendommen på sørlig side som et trafikksikkerhetstiltak 
for våre 2 barn (da på 2 og 4 år) og besøkende barn for å hindre de i å løpe impulsivt ut på 
fylkesveien etter gjenstander som havnet ut på veien gjennom frilek i hagen. 
Ettersom hagen ligger bare noen meter fra fylkesvei der det foregår mye trafikk og av tyngre 
kjøretøy, spesielt på våren med traktorer, skal det ikke mange sekunder til for at en 



 

dødsulykke er et faktum i et uovervåkent øyeblikk. 
Gjerdet ble forsøkt satt opp på en slik måte at sikt ikke skulle være til hinder for oss som skal 
ut på fylkesveien. Derfor er gjerdet satt opp med skrå vinkel og med høyde under 1,20 m ved 
krysset/utkjøringen. Hvis man følger trafikkreglene i forhold til kjøring mot kryss med 
vikeplikt, skal det være nok sikt til å kjøre forsvarlig ut på fylkesveien uten at man må lang ut 
i veien for å få klar sikt for møtende trafikk fra høyre (se bilde vedlegg 1). Når det gjelder 
trafikken som kommer fra venstre, som også vil være den retningen man først vil se seg mot 
før utkjøring, er sikten kanskje noe dårligere p.g.a en voll og et postkassehus som ligger ved 
nabotomten (se bilde vedlegg 2), men det har tydeligvis ikke vært et problem ettersom det 
ikke er nevnt i klagen. 
Vil også poengtere at beboere på Staveslia / Høgset har i senere tid fått ny oversiktlig veg ut 
mot fylkesvei/ Stordalsveien og vi opplever som om de fleste beboere benytter seg av denne 
ettersom trafikken er minimal ned forbi østsiden av huset vårt, foruten et tungtransportfirma 
som ofte benytter seg av den gamle veien. 
Vil også spekulere i om denne veien i hele tatt er egnet for tungtransport, da det rister i hele 
huset og bakken når den benyttes og veien er humpete, veldig bratt og sprukket, samt at den 
ligger mindre enn 2 m fra utkjørselen vår, noe som definitivt ikke er trafikksikkerhetsmessig 
forsvarlig, spesielt i forhold til små barn. 
Det er ønskelig om mulig at kommunen kan videreformidle dette til riktig instans for 
vurdering? 

Redegjørelse for dukkestue: 
Våren 2018 bestemte vi oss for å sette opp en dukkestue til barna. Plasseringen ble valgt ut i 
fra hvor den passet best i forhold til utnyttelse av hagearealet og vi ble enige om å sette den 
opp i enden mot øst. Denne ble også konstruert slik at den ligger parallelt med skrå vinkel fra 
gjerdet og lengre innpå tomta ift sikt ved utkjøring til fylkesvei. 
Dukkestua ble da satt opp i god tro ettersom den er på tomten, innenfor gjerdet og under 50 
m2, og slik vi hadde forstått regelverket, trengte vi ikke tillatelse for dette. 
Troen ble forsterket gjennom at naboer og faglærte bekjentskaper som var med og hjalp til 
med byggingen ikke sa noe om dette. Det var også en representant i fra bygningsetaten i 
Åfjord kommune på besøk i privat anliggende på barnebursdag når dukkestua var under 
bygging, som heller ikke nevnte noe om mulig regelbrudd. 
Vi opplevde dette som legitimt ettersom ingen hadde tatt til ordet for å rettlede oss under 
byggingen. 
I retrospekt etter inspeksjonen fra Plan- og byggesaksavdelingen ser vi nå at vi skulle sjekket 
regelverket grundigere og kan ikke annet enn å legge oss helt flate ovenfor etatens konklusjon 
angående plassering av dukkestua. 

Vi ønsker derfor å søke dispensasjon for å få beholde dukkestue og gjerde der det nå står i 
forhold til overnevnte forklaring, da vi mener at disse til tross for feil avstand til vei, ikke er 
til hinder for utkjørende trafikk til Fylkesvei/Stordalsveien. 

Ekstern høring: 
Søknaden har vært forelagt Statens vegvesen, som i sin uttalelse, mottatt 04.12.2019, sier:  
Viser til brev datert 28.11.19 der vi gjøres oppmerksom på dukkestue og gjerde som er oppsatt nært fv. 6328 
uten at det er søkt om dette. 
Statens vegvesen er opptatt av trafikksikkerhet og fri sikt i kryss og avkjørsler er i denne sammenheng viktig. 
Byggverk må ikke plasseres slik at fri sikt hindres. 
Vi har vurdert dette tilfellet ved hjelp av vegbilder og vår vurdering er at vi ikke kan se at stakittgjerdet og 
dukkestua nødvendigvis bør kreves fjernet. Lokaliteten ligger på strekning der skiltet hastighet er 50 km/t. Vi 
mener likevel at det er viktig at eier av eiendommen gjøres oppmerksom på at det er uheldig at byggverk 
oppføres nært veg uten at det søkes om dette. Det bør videre gjøres en vurdering på stedet og eventuelt så må 
det foretas justeringer dersom fri sikt hindres. Dukkestuer har vanligvis en brukstid ifm. med at barn mv. er i 
«riktig» alder. Kan sikten bedres ved at dukkestuen fjernes så kan det kanskje være aktuelt å flytte 
byggverket når det ikke lenger brukes som tiltenkt. 
 



 

  
  
 
Vurdering av dispensasjon: 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket  
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det 
kan settes vilkår for dispensasjonen.  

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for 
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig 
vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en 
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  

I dette tilfellet søkes det dispensasjon for tiltak i strid med reguleringsbestemmelsene for oppføring 
av gjerde og byggetiltak utenfor byggegrense. Gjerde langs fylkesveg er oppført som en sikkerhet 
for barna, siden arealet mot vegen er det mest aktuelle området på tomta for leik. Dukkestue er 
plassert utenfor tomtas byggegrense, men dekker ikke frisiktsone i vegkryss. Det vurderes derfor at 
sikt for trafikanter ikke er vesentlig hindret av verken gjerde eller dukkestuas plassering. Tiltaket er 
forelagt Statens vegvesen som ikke har vesentlige merknader i forhold til trafikksikkerhet.  
Verken formålsparagrafen eller hensynet bak bestemmelsen vurderes derfor som vesentlig 
tilsidesatt. Fordelene med en dispensasjon vurderes med det å være klart større enn ulempene. 

Du underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak etter delegert myndighet fra Det faste 
planutvalget: 

VEDTAK BYGGESAK: 
Plan- og byggesaksavdelingen gir i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 19-2 
dispensasjon fra Reguleringsplan for Staveslia. 
Dispensasjonen begrunnes med at Statens vegvesen ikke har vesentlige merknader til tiltakene samt 
at formålsparagrafen eller hensynet bak bestemmelsen ikke vurderes som vesentlig tilsidesatt.   
A. Øvrige merknader: 
1. For bedre sikt anmodes det at Statens vegvesens oppfordring om at dukkestue flyttes/fjernes 

når den ikke lenger brukes som tiltenkt.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gebyr og avgifter: 

Byggesaksgebyrer beregnes etter året for komplett byggesøknad. Gjeldende byggesaksgebyrer finnes på kommunens 
hjemmeside, www.afjord.kommune.no. Gebyr for eventuelle dispensasjoner kommer i tillegg.  

Faktura for saksbehandlingsgebyr og tilknytningsavgift vil bli utsendt fra kommunens 
økonomiavdeling. 
 
Eventuelle endringer:  

Såfremt det har skjedd endringer underveis i forhold til opprinnelig søknad må endringer framgå ved innsending av 
ajourførte dokumenter, tegninger og situasjonsplan. Det forutsettes likevel at avvik fra søknad, der tiltaket i seg selv er 
søknadspliktig, må være godkjent av bygningsmyndighetene på forhånd. Endringer som kan berøre nabo, for 
eksempel ved endring av tiltakets plassering, medfører at nytt nabovarsel må utsendes. 
 
 

http://www.afjord.kommune.no/


 

Klageadgang 

Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jfr. Forvaltningslovens § 28. Vedtaket kan påklages til 
Fylkesmannen, jfr. Forvaltningslovens § 28 og Plan- og bygningslovens § 15, 4. ledd. Klagefristen er 3 uker regnet fra 
den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket.  Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages 
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan 
være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram. Forvaltningslovens §§ 
29-32 inneholder bl.a. bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i 
de tilfeller klagefristen er oversittet. Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Søknaden er behandlet i medhold av delegert myndighet etter plan- og bygningsloven mm. 
Saken vil bli referert på møte i det faste planutvalget. Dersom De skulle ha innvendinger mot 
vedtaket eller de vilkår som er stilt, kan vedtaket påklages til Åfjord kommune v/ Det faste 
planutvalget, 7170 Åfjord innen 3 uker (se ovenfor). 
Er tiltak ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme skjer 
hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Se Pbl § 21-9 for ytterligere opplysninger. 
  

Plan- og byggesaksavdelingen, 19.12.2019 

 
 
Trude Iversen Hårstad  
Fagleder  Bjørn Murvold 
                                                                                                                   Avd.ing.   
   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
                                                           
 
 
  
    
 

                           


