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Olga Sofie Antonsen - Tillatelse til tiltak for bruksendring  70/081 
Saksområdet er delegert til rådmannen, jamfør kommunens delegasjonsreglement. 
Saksnr.: 
Eiendom, gnr/bnr: 
Vedtak nr.: 
Saksbehandler:      

2016/1798 
70/081 
17/109 
Petra Roodbol-
Mekkes  

Tiltakshaver: Olga Sofie Antonsen 
Søknadsdato: 12.02.2017 
Komplettdato: 24.02.2017 

 
 
 
 

 
Dokumenter i saken: 
Søknad med vedlegg mottatt 24.02.2017 ligger til grunn for behandlingen. 
 
Tiltaket: 
Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig, uten bygningstekniske tiltak. 
 
Søknaden: 
Søknaden er vedlagt dokumentasjon for gjennomført nabovarsling.  
 
Juridisk og faktisk utgangspunkt: 
Eiendommen er bebygd, men den er ikke oppmålt. Eiendommen er i matrikkelen kun 
illustrert med sirkel, og rådmannen har ikke kunnskap om eiendommens størrelse eller 
avgrensing.  
 
Bebyggelsen var opprinnelig en enebolig, men er nå i bruk som fritidsbolig med tilhørende 
garasje/uthus/anneks til fritidsbolig.  
 
I gjeldende reguleringsplan for Mellomhaugene II er eiendommen satt av til bebyggelse og 
anlegg, boligbebyggelse, i plankartet benevnt som B8.  
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Fritidsboligen har innlagt vann fra kommunalt vannverk, og utslipp via egen slamavskiller 
til kommunal avløpsledning. Slamavskilleren har et våtvolum på 0,5 m3, jf. registreringer 
ved tømming.  
 
Vurdering: 
Nabogrenser 
Denne eiendommen bør oppmåles og registreres med tomtegrenser, men rådmannen finner 
ikke grunn til å reise krav om dette i forbindelse med søknad om bruksendring, da behovet 
for sikre nabogrenser verken oppstår eller endres ved en bruksendring som denne. 
Rådmannen gjør imidlertid oppmerksom på at det kan bli stilt krav om oppmåling ved 
senere tiltak på eiendommen.  
 
Vannforsyning 
Eiendommen har vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet jf. pbl. § 27-1.  
 
Utslipp av sanitært avløpsvann 
Eiendommen har ikke avløpsanlegg av tilstrekkelig kvalitet jf. pbl. § 27-2. Slamavskilleren 
har ikke tilstrekkelig funksjon iht til dagens krav, uavhengig av om boligen skal benyttes 
som fritidsbolig eller helårsbolig. Ombygging av avløpsanlegg er søknadspliktig jf. pbl. § 
20-1 bokstav b), og alle oppgaver i tiltaket må belegges med ansvarsretter fra kvalifisert 
foretak.  
 
Det må stilles krav om oppgradering av avløpsanlegget for eiendommen uavhengig av 
bruksendringen, og det varsles med dette om at utslippstillatelse vil bli trukket tilbake jf. 
forurensingsloven § 18 første ledd nr. 3) samt tredje ledd dersom søknad om dette ikke er 
mottatt innen 01.06.2017. Søknaden må i tillegg til den ordinære dokumentasjon som 
kraves for utslippstillatelser/avløpsanlegg også angi planlagt dato for ferdigstillelse.  
 
Forholdet til reguleringsplanen 
Omsøkt formål er i overenstemmelse med gjeldende reguleringsplan.  
 
Tekniske og funksjonelle krav 
Søknaden dokumenterer ikke boligens standard jf. dagens tekniske og funksjonelle krav. 
Dette er imidlertid en eldre bolig som også tidligere har hatt status som helårsbolig, saken 
er spesiell og rådmannen legger uten videre drøftelse til grunn at det ikke er mulig å 
tilpasse boligen til tekniske og funksjonelle krav uten uforholdsmessige kostnader.  Ved 
denne avgjørelsen er planstatus, matrikkelens registrering og tidligere bruk tillagt 
avgjørende vekt.  
 
Rådmannen finner likevel grunn til å stille krav om at dagens utforming og standard 
dokumenteres, for kommunalt byggesaksarkiv. Slik dokumentasjon må minimum vise 
planløsning og fasader for boligen og garasjen/uthuset, Bygningens fasader kan 
dokumenteres ved fotografier eller tegninger. Planløsningen må dokumenteres ved 
tegninger som må være i målestokk, og hvert rom må ha angitt bruk.   
 
Vedtak: 
Bjugn kommune ved rådmannen gir tillatelse til tiltak for bruksendring fra fritidsbolig til 
enebolig som omsøkt, på følgende vilkår: 

 Boligens avløpsanlegg må oppgraderes til dagens standard. Søknad om tillatelse til 
tiltak for ombygging må leveres innen 01.06.2017 av kvalifisert foretak.  

 Dokumentasjon som viser fasader og planløsning for bolig og garasje/uthus må 
leveres. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, 27-2 og 31-2 fjerde ledd 
samt kommunens delegasjonsreglement.  
 
Før det kan søkes om ferdigattest for bruksendringen må det foreligge ferdigattest for 
godkjent avløpsanlegg og fasader og planløsning må være dokumentert.  
 
 
Generelle, lovbestemte vilkår: 

1. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, 
jamfør plan- og bygningsloven § 21-9. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 
lengre tid enn to år. 

2. Tiltaket må ikke tas i bruk som helårsbolig før det foreligger ferdigattest for 
bruksendringen, jamfør plan- og bygningsloven § 21-10. 

 
 
Tilsyn: 
Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontrolldokumentasjon skal alltid 
være tilgjengelig på byggeplassen.  
Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at 
ferdigattest er gitt, jf. plan- og bygningsloven kap. 25.  
 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må 
fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet 
fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. Om ønskelig kan Bjugn kommune være behjelpelig ved utforming av klage. 
 
Merknad: 
Krav om behandlingsgebyr blir sendt ut etter at saken er behandlet. 
Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Petra Roodbol-Mekkes 
leder 
         
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
 
 


