Fra: Storsve Anne Karin (Anne.Karin.Storsve@indrefosen.kommune.no)
Sendt: 10.02.2020 12:06:18

Til: Bliksis Marte Johnsen

Kopi:

Emne: VS: Bekreftelse pa vannet avstengt
Vedlegg:

Fra: Ole Even Kruksve [mailto:oleek63@gmail.com]

Sendt: mandag 10. februar 2020 10:42

Til: Storsve Anne Karin <Anne.Karin.Storsve@indrefosen.kommune.no>
Emne: Fwd: Bekreftelse pa vannet avstengt

HEI
Viser til tlf.samtale angaende eiendommen Kroveien 14 (233/14)

Da vannet har vert avstengt av Leksvik Vassverk SA siden 2011 er det vel rimelig at kun
fastdelen for avlep betales f..om. 01.01.2018, sa forbruksdelen som er fakturert tilbakebetales.

Feieavgiften gjennoppsto ogsa i forbindelse med kommunesammenslutningen og jeg tok kontakt med feievesnet
som kunne bekrefte dette. De skulle sende en mail til dere om dette sa fakturert avgift for dette ventes
tilbakebetalt f.0.m.01.01.2018.

Mvh. Ole Even Kruksve

---------- Forwarded message ---------

Fra: Leksvik Vassverk <post@vassverket.no>
Date: tir. 24. sep. 2019 kl. 09:09

Subject: Bekreftelse pa vannet avstengt

To: <oleek63(@gmail.com>

Hei Ole Even,

Sender som avtalt over en bekreftelse pé at vannet for eiendommen Sandheim, Gardsnummer 233, Br. Nr 14 har
vert avstengt siden hasten 2011.

Vennlig hilsen

Borgar Berg

Driftsleder Leksvik Vassverk SA

Telefon: 906 39 545

Besek var hjemmeside
www.vassverket.no




