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Trenger ikke tillatelse etter forurensningsloven - Erosjonssikring av deler 
av strandsonen innenfor Måvikholmen (gnr/bnr 165/5) i Åfjord kommune 

 
Fylkesmannen vurderer planlagt utfylling/erosjonssikring ved eiendommen gnr/bnr 165/5 i Åfjord 
kommune, til ikke å medføre nevneverdig skade eller ulempe. Tiltaket kan dermed gjennomføres 
uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven, jf. § 8, 3. ledd. 
 
Dersom det oppstår uforutsette hendelser som kan medføre forurensning skal Fylkesmannen 
underrettes og tiltak iverksettes. 
 
 
Fylkesmannen viser til søknad datert 17.09.2020.   
 
Bakgrunn 
Grunneier på eiendommen Måvika (165/5) i Åfjord kommune søker om å erosjonssikre ca. 70 meter 
av et jordstykke mot sjøen. Sterke tidevannsstrømmer har ført til at dyrkajord er i ferd med å bli 
vasket bort. Det skal benyttes sprengstein fra tunellarbeid, hvor plast er fjernet. Tiltaket er påstartet, 
og kommunen ga stoppordre, ettersom tiltaket ikke var omsøkt.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Planstatus 
I følge søker er området i kommuneplanen i sjø avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, og arealet 
på land er avsatt til LNF-formål. Selve tiltaket er erosjonssikring av dyrkajord, og vil være i tråd med 
planformålet. Det er gitt dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen i brev fra 12.03.2020. Vi 
forutsetter at alle tillatelser etter plan- og bygningsloven foreligger før tiltaket settes i gang.  
 
Fare for forurensning 
Fylkesmannen anser utfyllingen til å utgjøre liten forurensningsfare da tiltaket er av et lite omfang og 
mesteparten av erosjonssikringen vil være på land, og avsluttes ved NN 2000 (normalnull 2000).  Vi 
gjør oppmerksom på at ved utfylling i sjø er det kun tillatt bruk av rene masser (tilstandsklasse 1) og 
masser som er egnet til formålet.  
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Ved utfylling med sprengstein i sjø kan det være fare for plastforurensning. Vi forutsetter at 
tiltakshaver tar nødvendige grep for å redusere plastforurensningen mest mulig. Mer informasjon 
finnes i faktaark M-1085/2018 fra Miljødirektoratet. 
 
Naturmangfold 
Ifølge Miljødirektoratet sin Naturbase og Gislink er det ikke registrert naturtyper i tiltaksområdet.  
Nordvest for tiltaket er naturtypen kalkrike enger registrert. Området er undersøkt og avgrenset i 
felt i 2001. Dette området vil ikke bli berørt av tiltaket. I sjø er området registrert som naturtypen 
sterke tidevannsstrømmer. Erosjonssikringen vil ikke påvirke denne naturtypen. Fylkesmannen 
mener tiltaket ikke medfører fare for forringelse av natur som er registrert som nasjonalt eller 
regionalt viktig.  
 
Vurdering etter vannforskriften  
I følge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god 
kjemisk tilstand.  
 
Tiltaksområdet er ifølge Vann-Nett lokalisert i vannforekomsten Berfjorden (ID 0321040300-2-C). 
Vannforekomsten er betegnet som kystvann og er vurdert til å være i svært god økologisk tilstand. 
Tilstanden er gitt med lav presisjon, og basert på vannprøver av totalnitrogen og totalfosfor.   
 
Vannforekomsten er forventet å oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. Utfyllingen vil i 
hovedsak foregå på land, og eventuelle påvirkninger av tiltaket vil være begrenset til en kortere 
tiltaksperiode.  
 
Tiltaket det her søkes om tillatelse for er vurdert til ikke å komme innunder unntaks-bestemmelsene 
i vannforskriften § 12. Fylkesmannen vurderer det slik at tiltaket er av en slik art slik at 
bestemmelsen i § 4 i vannforskriften kan overholdes, og målene i forvaltningsplanen kan oppnås.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen vurderer planlagt tiltak ved eiendommen gnr/bnr 165/5 i Åfjord kommune, til ikke å 
medføre nevneverdig skade eller ulempe. Tiltaket kan dermed gjennomføres uten særskilt tillatelse 
etter forurensningsloven, jf. § 8, 3. ledd. 
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