Fra: Kolmannskog Lars Helge (Lars.Helge. Kolmannskog@afjord. kommune.no)
Sendt: 22.06.2020 10:03:05

Til: Aune Erlend; Murvold Bjern

Kopi:

Emne: VS: UAK geoteknikk VA-ANLEGG I STOKKSUND

Vedlegg: 5202001 RIGO1 JO1 - Uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering iht. PBL.pdf;5181 Erklering om
ansvarsrett RIG.pdf

Hei!

Usikker pa hvem som var saksbehandling pa VA Stoksund, men her kommer resultat av uavhengig kontroll VA
Stoksund som ma inn i saken. Legger en av dere denne inn i Ephorte, der den hgrer hjemme?

Mvh
Lars-H

Fra: Almas Oddvar Lein <Oddvar.Lein.Almas@norconsult.com>

Sendt: sgndag 21. juni 2020 22:01

Til: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Kopi: taale.arstad@advansia.no; Klevsjg Christofer <Christofer.Klevsjo@norconsult.com>
Emne: UAK geoteknikk VA-ANLEGG | STOKKSUND

Hei
UAK er fullfgrt. Noen kommentarer til prosjekteringen er gitt i kontrollrapporten. Ingen avvik registrert.

Hilsen

Oddvar Lein Almas

Sivilingenigr geoteknikk

Mob: +47 99 23 58 57
oddvar.lein.almas@norconsult.com

Norconsult AS
Klaebuveien 127 B, NO-7031 Trondheim
Tel: +47 67 57 1000 | www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are
not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review,
use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the
absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

From: Almas Oddvar Lein

Sent: 6. mars 2020 10:21

To: 'lars.helge.kolmannskog@afjord.kommune.no' <lars.helge.kolmannskog@afjord.kommune.no>
Cc: 'taale.arstad@advansia.no' <taale.arstad@advansia.no>; Klevsjg Christofer
<Christofer.Klevsjo@norconsult.com>

Subject: FW: Tilbud: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

Hei
Vedlagt ligger oppdragsbekreftelse for dette oppdraget.

Vi tar dialogen videre med Multiconsult.

Oddvar Lein Almas

Sivilingenigr geoteknikk

Mob: +47 99 23 58 57
oddvar.lein.almas@norconsult.com

Norconsult AS
Kleebuveien 127 B, NO-7031 Trondheim
Tel: +47 67 571000 | www.norconsult.no




CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are
not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review,
use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the
absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

From: Arstad Taale Kynell <taale.arstad@advansia.no>

Sent: 2. mars 2020 20:03

To: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Cc: Emdal Arnfinn <Arnfinn.Emdal@norconsult.com>; Klevsj@ Christofer <Christofer.Klevsjo@norconsult.com>;
Hansen Daniel <daniel.hansen@advansia.no>

Subject: SV: Tilbud: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

Hei igjen,
Takk, da blir det slik.

Mvh
Taale

Fra: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Sendt: mandag 2. mars 2020 19.45

Til: Arstad Taale Kynell <taale.arstad@advansia.no>; Klevsjg Christofer <Christofer.Klevsjo@norconsult.com>
Kopi: Emdal Arnfinn <Arnfinn.Emdal@norconsult.com>

Emne: SV: Tilbud: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

Heil
Beklager sa ikke denne fgr nd, men dette var helt korrekt, Taale.

Mvh
Lars-H

Fra: Arstad Taale Kynell <taale.arstad@advansia.no>

Sendt: spndag 1. mars 2020 07:26

Til: Klevsjg Christofer <Christofer.Klevsjo@norconsult.com>

Kopi: Emdal Arnfinn <Arnfinn.Emdal@norconsult.com>; Kolmannskog Lars Helge
<Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Emne: SV: Tilbud: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

God morgen, fint.
Ifglge Afjord kommunes hjemmeside, skal faktura sendes som fglger:

Alla firrna har fakturasdrosse: (firmanavn), Fakturamottak, Alf Nebbs gt. 2, 7160 Bjugn.
Firmaene o registrer | ELMA og bruker EVRY som aksesspunit
EHF-Takturaene skal inneholde en bestilerkode | feltet Ekstern/Deres ref.

| vilre firma skal bestilferkoden alltid bestd av ol siffer og tre bokstaver. For eksempel labe.
Sjekk at dora thr denng koden ndr dene (i on bostifling. EL minimum or at det noteres navn ph don som bestiller,

Det betyr at fakturaadresse for dette oppdraget er
Afjord kommune

Fakturamottak

Alf Nebbs gt 2

7160 Bjugn

Bestillerkode er 8IAS

Faktura skal merkes
Prosjekt 04501 Sanering kloakk Kurinvdgen

Ser det greit ut?

Mvh
Taale



Fra: Klevsjg Christofer <Christofer.Klevsjo@norconsult.com>

Sendt: lgrdag 29. februar 2020 19.36

Til: Arstad Taale Kynell <taale.arstad@advansia.no>

Kopi: Emdal Arnfinn <Arnfinn.Emdal@norconsult.com>; Kolmannskog Lars Helge
<Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Emne: RE: Tilbud: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

Hei igjen,
Mange takk for bestilling. Vennligst oversend en fakturaadresse, sa returnerer jeg en oppdragsbekreftelse.

Hgrer fra deg

Christofer Klevsjg

Sivilingenigr, geoteknikk

Dir: +47 92 84 03 71 | Mob: +47 928403 71
christofer.klevsjo@norconsult.com

Norconsult AS

Klaebuveien 127 B, NO-7031 Trondheim
Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended
recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is
prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this
message or any attachment.

From: Arstad Taale Kynell <taale.arstad@advansia.no>

Sent: 28. februar 2020 12:02

To: Klevsjg Christofer <Christofer.Klevsjo@norconsult.com>

Cc: Emdal Arnfinn <Arnfinn.Emdal@norconsult.com>; Kolmannskog Lars Helge
<Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Subject: SV: Tilbud: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

God formiddag,
Da er dette avklart med byggherren og aksptert. Kan du sende en formell oppdragsbekreftelse pd saken, Afjord
kommune v/Lars-Helge Kolmannskog vil vaere oppdragsgiver, vi bistar.

Mvh
Taale

Fra: Klevsjg Christofer <Christofer.Klevsjo@norconsult.com>
Sendt: onsdag 26. februar 2020 12.45

Til: Arstad Taale Kynell <taale.arstad@advansia.no>

Kopi: Emdal Arnfinn <Arnfinn.Emdal@norconsult.com>
Emne: Tilbud: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

Hei Taale,
Mange takk for henvendelse. Norconsult gir med dette tilbud pa forespurte arbeider.

Som du skriver sa er arbeidene knyttet til en uavhengig kontroll iht. PBL. Jeg har na vaert i dialog med Multiconsult,
for a naermere avklare arbeidsomfang. | tillegg til de kontrollpunktene som er definert for kontrollen (jfr. SAK 10
§14-2), sa kan det ogsa veere hensiktsmessig med et mgte. Vare kontorlokaler er kun 10 min unna Multiconsult
(RIG) og Sweco (RIVA) sine lokaler.

Arbeidene tilbys utfgrt pa medgatt tid. Anslar i stgrrelsesorden 20 timer for forespurte arbeider, dette er da
inkludert ett mgte med Multiconsult. Om det viser seg at mgte ikke vil veere ngdvendig sa antar jeg i
stgrrelsesorden 15 timer. Var timerater er:



e Saksbehandler, geoteknikk: 1400,- ekskl. mva
e Fagansvarlig, geoteknikk: 1600,- ekskl. mva

Estimert honorarbudsjett blir da i stgrrelsesorden 20 — 30 0000,- ekskl. mva.

Hgrer fra deg om dette er av interesse.

Christofer Klevsjg

Sivilingenigr, geoteknikk

Dir: +47 92 84 03 71 | Mob: +47 92 8403 71
christofer.klevsjo@norconsult.com

Norconsult AS

Klaebuveien 127 B, NO-7031 Trondheim
Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended
recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is
prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this
message or any attachment.

From: Emdal Arnfinn <Arnfinn.Emdal@norconsult.com>

Sent: 26. februar 2020 12:03

To: Klevsjg Christofer <Christofer.Klevsjo@norconsult.com>
Subject: FW: SV: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------

Fra: Arstad Taale Kynell <taale.arstad@advansia.no>

Dato: 26.02.2020 11:31 (GMT+01:00)

Til: Emdal Arnfinn <Arnfinn.Emdal@norconsult.com>

Ko: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>, Mg@rreaunet Frode
<frode.morreaunet@afjord.kommune.no>, tor.helge.vehn.antonsen@multiconsult.no

Emne: SV: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

God formiddag,
Ikke det at det betyr all verden, men vi har endret litt pd veitraseen, vedlagt fglger en oppdatert tegning.




Mvh
Taale

Fra: Arstad Taale Kynell

Sendt: tirsdag 25. februar 2020 19.12

Til: Emdal Arnfinn <Arnfinn.Emdal@norconsult.com>

Kopi: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>; Mgrreaunet Frode
<frode.morreaunet@afjord.kommune.no>; tor.helge.vehn.antonsen@ multiconsult.no

Emne: AFJORD KOMMUNE. VA-ANLEGG | STOKKSUND

God kveld,

Vi holder pd med et prosjekt for Afjord kommune knyttet til opprustningen av VA-anlegg i Stokksund. Det skal
graves grgfter for nye VA-ledninger, etableres to nye pumpestasjoner og bygges to mindre veistykker.
Multiconsult AS har hatt geoteknisk prosjektering, tiltakene ligger stort sett i tiltaksklasse 1 med unntak av
veistubbene ved «Trasé 1» som ligger i tiltaksklasse 2. Her er det behov for uavhengig kontroll av
prosjekteringen.
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Vlé‘azlcé'gt'ﬁzil.ger en tegning som viser ledninger og kummer, utsnittet over fra {egningen viser veien.
e Har dere mulighet til & bekle en KPR-rolle for dette?
® Hyvis ja, kan du ta kontakt med Tor-Helge Vehn Antonsen, 73 10 34 55,
tor.helge.vehn.antonsen@multiconsult.no og avklare omfanget med ham?
® Gi oss et tilbud pd bistanden med en pris?

Arbeidene pa stedet starter i neste uke slik at vi skulle ha dette pa plass s& snart som mulig.

Mvh
Taale

Taale Arstad

Regionsjef Midt-Norge

M: +47 915 10 624
taale.arstad@advansia.no

Advansia
AF Advansia AS, Bassengbakken 1, 7042 Trondheim



Part of AFRY

AF and Pbyry have come together as AFRY.
We don’t care much about making history. We care about making future.
#signofaction

"This e-mail may contain confidential and corporate proprietary information. If received in error, kindly notify us immediately and delete the
communication from your system. Our contacts with you may further involve processing of personal data. Please read more about how and why AFRY
processes personal data on our website www.afry.com."

"This e-mail may contain confidential and corporate proprietary information. If received in error, kindly notify us immediately and delete the
communication from your system. Our contacts with you may further involve processing of personal data. Please read more about how and why AFRY
processes personal data on our website www.afry.com."

"This e-mail may contain confidential and corporate proprietary information. If received in error, kindly notify us immediately and delete the
communication from your system. Our contacts with you may further involve processing of personal data. Please read more about how and why AFRY
processes personal data on our website www.afry.com."

"This e-mail may contain confidential and corporate proprietary information. If received in error, kindly notify us immediately and delete the
communication from your system. Our contacts with you may further involve processing of personal data. Please read more about how and why AFRY
processes personal data on our website www.afry.com."



