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DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV 
BOLIGTOMT - 5015/81/14 - STRANDEN RAYMON 
 
Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gir Ørland kommune ved planutvalget 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt fra gnr. 81, bnr. 14.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-4 godkjenner planutvalget fradeling av en 
boligtomt på inntil 1,2 dekar, på følgende vilkår: 

 tomta må legges øst for eksisterende adkomstvei, som vist i saksframlegget.  
 delingen må også godkjennes etter jordloven.  

 
Sakens bakgrunn og innhold 
Raymond Stranden søker om fradeling av en boligtomt i LNFR-område i kommuneplanens 
arealdel. Dette er en endret plassering av tomta etter at planutvalget 14.02.2018 avslo 
fradeling av en boligtomt noe lenger mot nordvest.  
 
Saken er forelagt regionale myndigheter for uttalelse. Fylkesmannen fraråder at det gis 
dispensasjon, og vil vurderer å påklage et evt. positivt vedtak. Fylkesmannen mener at 
plasseringen av denne tomta ikke er bedre enn opprinnelig plassering. Det vises til at tomta 
vil grense til et fulldyrket areal, og «det kan også se ut som at den nye boligtomta blir 
liggende relativt nært tunet på en annen landbrukseiendom».  
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune vurderer fradelingen å være «en naturlig fortetting av 
allerede bebygd område», og har ingen spesielle merknader til omsøkte fradeling.  
 
Landbruksnemnda godkjente 01.11.2017 fradeling av tomta som senere ble avslått av 
planutvalget. Vedtaket var slik: 
 
Med hjemmel i Jordlovens § 12 godkjenner Landbruksnemnda i Ørland og Bjugn fradeling av 
inntil 1,8 daa "innmarksbeite" til boligformål fra landbrukseiendommen "Skalandet søndre", gnr 
81, bnr 14 i Ørland kommune.  
 
Det forutsettes at: 

- fradelingen ikke omfatter dyrka og dyrkbar jord. 
- bebyggelsen på den fradelte boligtomta skal ikke komme nærmere dyrka mark enn 10 - 

ti meter. 
- Den nye tomteparsellen må delta i eventuelle utgifter til vedlikehold av vei. 
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Den reviderte søknaden er foreløpig ikke behandlet etter jordloven.  
 
Folkehelsevurdering 
Det kan være en viss sammenheng mellom negative helsevirkninger og det å bo så nært en 
høyspentlinje som forslaget til deling innebærer.  
 
Administrasjonens vurdering 
Det er litt overraskende at fylkesmannen 
vurderer dette alternativet like negativt som 
plasseringen i den første søknaden. Tomta vil 
ligge på beiteareal, men dette er et restareal 
som ikke er stort, og tomta blir samlokalisert med 
to andre tomter.  
 
Omsøkte løsning er imidlertid ikke optimal. 
Adkomsten til 81/220 går langt inn på omsøkte 
tomt. Og mellom svingen på adkomstveien og 
arealet nedenfor er det stor høydeforskjell 
(høydekotene i kartet stemmer ikke mer 
terrenget). Arealet sør for etablert bolig brukes 
som beite for hester, og beitet har sammenheng med arealene på begge sider (nordøst og 
sørvest) 
Det går dessuten en høyspentlinje umiddelbart sørøst for omsøkte tomt.  
 
Etter å ha forelagt disse vurderingene for søker, 
har søker funnet at han heller ønsker å legge 
tomta øst for adkomstvei og boligtomt 
eksisterende tomter, i henhold til løsning skissert 
av kommunen. Dette synes å være en bedre 
løsning enn den som er foreslått, når det gjelder 
adkomst til tomta, beliggenheten på boligen og 
hensynet til beitedrifta.  
 
Dispensasjonsvurdering: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2, kan 
det ikke gis dispensasjon dersom hensyn bak 
bestemmelser det dispenseres fra settes vesentlig 
til side. Fordelene med å gi dispensasjon må være vesentlig større enn ulempene. Når en 
høringsinstans uttaler seg negativt om søknaden, bør det heller ikke gis dispensasjon.  
I og med at tomta vil bli liggende i tilknytning til adkomstvei og eksisterende bebyggelse, og 
liggende i utkanten av beiteområdet, mener rådmannen at hensynet til landbruk ikke blir satt 
vesentlig til side. Når det gjelder skepsisen fra fylkesmannen til delingen, vil en tro at 
fylkesmannen er enig i at denne endrede plasseringen er bedre enn den som først var 
foreslått. Det at adkomstvei eksisterer helt til tomtegrensa, og at det er etablert annen 
infrastruktur i forbindelse med eksisterende bebyggelse, mener rådmannen at fordelene med 
å gi dispensasjon er vesentlig større enn ulempene, etter en samlet vurdering.  
 
Det er søkt om fradeling av en boligtomt på 1184 m2.  Rådmannen mener at det kan gis 
tillatelse til fradeling av en tomt på inntil 1,2 dekar.  Delingen må behandles på nytt i 
henhold til jordloven.  
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Tomta skal tilknyttes offentlig vannforsyning, og avløp fra boligen renses med 
minirenseanlegg. Dette må ses nærmere på i forbindelse med søknad om byggetillatelse og 
utslipp, men en foreløpig vurdering tilsier at dette er kurant.  
 
Planutvalget kan fatte vedtak både om dispensasjon og deling.  
 
Vedlegg: 
1 Søknad om fradeling av eneboligtomt, 81/14 
2 Situasjonsplan 
3 Uttalelse fra Fylkesmannen 
4 Uttalelse fra Fylkeskommunen 
 


