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_ 
VEDTAK- DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL DELING AV 68/11 
 
Saksområdet er delegert til kommunedirektøren, jf. kommunens delegeringsreglement. 
 
Saksnr.: 
Eiendom.: 
Vedt,nr.: 
Saksb.h.: 

2020/7522 
Gnr: 68, Bnr: 11 
21/36 
Lars Valdor 

Tiltakshaver: Anita og Asmund Slette 
Søknadsdato:12.10.2020 
Komplettdato:13.01.2021 

 
Søknaden:  
Søknad med vedlegg mottatt den 12.10.20 ligger til grunn for behandlingen.  
 
Tiltaket:  
Det søkes fradelt 0,6 daa fra eiendommen Gnr. 68 Bnr. 11 som tilleggsareal til eiendommen Gnr. 
68 Bnr. 74 til bruk som lagringsplass for brøyteutstyr mv. 
 
Faktisk og juridisk utgangspunkt: 
Avgivereiendommen «Romsgården» er opprettet i 1912 og har en størrelse på ca. 5788003 m2. 
 
Plansituasjon  
Omsøkt areal er registrert som LNFR-formål i kommuneplanens arealdel (KPA) og omsøkt tiltak er 
således ikke i tråd med arealformålet.  
 
Dispensasjonssøknad  
Fradeling av tilleggsareal er ikke i tråd med arealformålet og kan ikke godkjennes uten 
dispensasjon eller planarbeid. Dispensasjon er omsøkt og begrunnet. 
 
Hjemmel for dispensasjon  
Ingen har krav på dispensasjon. Dette er opp til kommunens frie skjønn, forutsatt at vilkårene i 
plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra eller plan- og bygningslovens formålsparagraf blir vesentlig 



tilsidesatt. I tillegg må en dispensasjon ha klart større fordeler enn ulemper etter en samlet 
vurdering. 
 
Vurdering: 
 
Adkomst 
Tiltaket medfører ingen endring av adkomst. 
Det bemerkes at grustaket NØ for omsøkt areal har atkomst i nærheten, men denne berøres ikke av 
tiltaket og kommunen legger dette til grunn i sin vurdering. 
 
Vann og avløp 
Tiltaket medfører ingen endring av vann og avløp. 
 
Nabovarsling 
Søknaden er ikke nabovarslet. Dette er ikke en mangel ved søknaden siden nabointeresser ikke blir 
berørt av tiltaket samt at tiltaket er til eksisterende bruk. 
 
Regionale myndigheter 
 
Fylkesmannen 
Har ingen merknader til tiltaket. 
 
Fylkeskommunen 
Har ingen merknader til tiltaket. 
 
Landbrukskontoret 
Landbrukskontoret anbefaler at søknaden imøtekommes, men tomtearealet må ikke komme i 
berøring med adkomstveier som går i nærheten av tomtearealet. 
 
Tiltaket fordrer jordlovsbehandling og vil bli oversendt til Landbrukskontoret for behandling. 
 
Naturmangfoldloven & kulturminneloven 
Administrasjonen har ingen kunnskap om sårbare naturtyper, arter eller bestander som kan bli 
negativt berørt av tiltaket. Beslutningsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 
 
Vi minner om aktsomhetsplikten i kulturminneloven § 8 andre ledd. Dersom det ved 
gjennomføringen oppdages at tiltaket vil berøre automatisk fredede kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og melding sendes til fylkeskommunen som antikvarisk/arkeologisk myndighet og til 
kommunen som byggesaksmyndighet. 
 
Dispensasjonsvurdering: 
 
Dispensasjon fra arealformål LNFR 
Det omsøkte arealet benyttes pr. dags dato til lagring av brøyteredskaper og søknaden om fradeling 
er en opprydding og formalisering av eksisterende forhold. Søker begrunner tiltaket med et 
samfunnsmessig behov, for lagring av brøyteutstyr.  
 
Administrasjonen har vurdert søknaden og tiltaket, samt innhentet eksterne vurderinger fra 
sektormyndigheter og Landbrukskontoret. Høringsinstansene har ikke kommet med innvendinger 



mot tiltaket, og Landbrukskontoret anbefaler at tiltaket kan godkjennes. Det vurderes at tiltaket ikke 
tilsidesette hensyn bak arealformålet LNFR i vesentlig grad fordi ingen landbruksjord blir berørt, 
selv om tiltaket ligger i LNFR område. 
 
Saken gjelder i all hovedsak en formalisering av faktiske forhold. Det er en fordel at grensene blir 
formalisert og tilpasset eksisterende bruk, samt at tiltakshaver får mulighet til å lagre nødvendig 
brøyteutstyr på egen tomt. Det er ikke identifisert ulemper med tiltaket. Fordelene med tiltaket 
anses dermed klart større enn ulempene, og dispensasjon kan gis.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1 bokstav m) og 21-4, gir Ørland kommune 
dispensasjon fra arealformålet i KPA og gir tillatelse til fradeling som omsøkt. 
 
Denne tillatelse er gitt med følgende vilkår: 

 Adkomstvei til grustak NØ for arealet berøres ikke.  
 Tilleggsareal sammenføyes med eiendommen. 
 Tillatelse etter jordloven må være gitt. 

 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges 
skriftlig for Ørland kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi 
vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. 
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Ørland kommune 
være behjelpelig ved utforming av klage. 
 
Tidsbegrensning for vedtak: 
Er kart og oppmålingsforretning ikke fullført innen tre år etter denne tillatelse er gitt, faller 
tillatelsen bort jf. plan- og bygningslovens § 21-9. 
 
Ta kontakt med vår oppmålingsingeniør når du ønsker parsellen(e) oppmålt. 
 
Merknad: 
Krav om behandlingsgebyr blir sendt ut etter at saken er behandlet. 
Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 
 
 
Med hilsen 
 
Petra Roodbol-Mekkes 
leder 
 Lars Valdor 
 byggesaksbehandler 
 Ørland kommune 
 
 
 


