Ostraat Torkil

Emne: VS: Arkivering Ephorte Vs: Faktura serviceavtale

Fra: Lisbet Tronstad <lisbet.tronstad@schindler.com>

Sendt: mandag 16. mars 2020 10.53

Til: Sergard Ole Arnold <Ole.Arnold.Sorgard@orland.kommune.no>
Emne: FW: Faktura serviceavtale

Hei

Viser til mailen under og bekrefter at heisene tas ut av kontrakt 31.12.20.
Dette gjelder ogsa for heisalarmen ved Brekstad barneskole.

Mvh

Lisbet Tronstad / Service Support
Phone +47 97181497
lisbet.tronstad@schindler.com

Schindler AS
Ringnesveien 19, 0978 Oslo
http://www.schindler.com

Schindler Your First Choice
Be Schindler Be Safe

From: Anne Dragvik <anne.dragvik@schindler.com>
Sent: Friday, March 13, 2020 8:49 AM

To: Lisbet Tronstad <lisbet.tronstad @schindler.com>
Subject: Fwd: Faktura serviceavtale

Hei Lisbet
Da kom oppsigelsen fra @rland/Bjugn kommune.
Kan du se til at dette blir effektuert og bekrefte til kunde?

Mvh Anne

Sendt fra min iPad

Videresendt melding:
Fra: Sgrgard Ole Arnold <QOle.Arnold.Sorgard @orland.kommune.no>
Dato: 12. mars 2020 kl. 19:47:28 CET

Til: Anne Dragvik <anne.dragvik@schindler.com>
Emne: Sv: Faktura serviceavtale




Hei.
Beklager sein tilbakemelding.

Det har blitt noe rot med oppsigelser av avtaler ved sammenslaing kommuner.

Heisalarm er byttet til AddSecure sa den kan avsluttes.

Vi viser til lgpende serviceavtale pa heisanlegg i @rland/ Bjugn kommune.
@rland og Bjugn kommuner er sammenslatt, og serviceavtalen med deres firma sies herved opp.

Vi gnsker a opprettholde samarbeidet fram til 31.12.2020.

Vi har fglgende avtaler:
-Brekstad Barneskole
-Futura Barnehage
-Bjugn Radhus

-Bjugn Helsesenter
Vi planlegger en anbudsprosess til hgsten med oppstart av ny serviceavtale den 1. januar 2021.

Vennligst bekreft denne oppsigelsen.

Vennlig hilsen
Ole A Sergérd

Eiendomsavdelingen

ORLAND
KOMMUNE

Mob: 93 22 20 31

www.orland.kommune.no




Fra: Anne Dragvik <anne.dragvik@schindler.com>

Sendt: mandag 9. mars 2020 14.19

Til: Sgrgard Ole Arnold <Ole.Arnold.Sorgard@orland.kommune.no>
Emne: FW: Faktura serviceavtale

Hei igjen
Jeg savner tilbakemelding pa denne.

Vi har, selv om vi ikke kan se & ha mottatt oppsigelse, satt stopp pa kontrakt fra dd.

Til informasjon, vil vi ogsa koble fra heisalarm pa Futura barnehage i lapet av onsdag. Heisen kan
ikke ga uten operativ toveiskommunikasjon. Har dere en alternativ lgsning til dette?

Med Vennlig hilsen

Anne Dragvik | Serviceleader
Phone +4741322031
anne.dragvik@schindler.com

Schindler AS | El-Service/Rep
Jstre Rosten 84G | 7075 Tiller, Norway
http://www.schindler.com

Be Schindier. Be Safe

From: Anne Dragvik

Sent: Friday, February 21, 2020 7:32 AM

To: Ole.Arnold.Sorgard@orland.kommune.no

Cc: Nina Kristiansen <nina.kristiansen@schindler.com>
Subject: FW: Faktura serviceavtale

Hei

Vi kan ikke se & ha mottatt oppsigelse fra @rland kommune nar det gjelder heis. Vi har pr i dag kun
service pa Futura barnehage i tidl. @rland kommune.

Jeg ser du henviser til at det er sendt i desember 2018.

Kan du vaere snill & sende kopi av det som ble sendt til oss?

Med Vennlig hilsen

Anne Dragvik | Serviceleader
Phone +4741322031
anne.dragvik@schindler.com

Schindler AS | EI-Service/Rep
Dstre Rosten 84G | 7075 Tiller, Norway
http://www.schindler.com

Be Schindier. Be Safe



From: Anne Torunn Utsogn <anne.torunn.utsogn@schindler.com> On Behalf Of reb email NO
Sent: Wednesday, February 5, 2020 10:26 AM

To: Nina Kristiansen <nina.kristiansen@schindler.com>; Lene Voreland Bakken
<lene.voreland.bakken@schindler.com>

Cc: Anne Dragvik <anne.dragvik@schindler.com>

Subject: FW: Faktura serviceavtale

Anne Torunn Utsogn Sentralbord
Phone + 47 38 1511 00
Anne.torunn.utsogn@schindler.com

Schindler AS
Besgksadresse: Drivenesvegen 24, 4706 Vennesla
Postboks 126, 4702 Vennesla, NORGE

Schindler Your First Choice

Be Schindler. Be Safe

From: Sgrgard Ole Arnold <Ole.Arnold.Sorgard @orland.kommune.no>
Sent: Tuesday, February 4, 2020 5:15 PM

To: reb email NO <reb_email.no@schindler.com>

Subject: Faktura serviceavtale

Hei.

| forbindelse med kommunesammenslding ble denne avalen ble oppsagt i desember 2018.
Vi er ute pG anbud pd serviceavtaler pé heiser ng.

Sender du kreditnota pa denne?

@rland Kommune
Ole A Sgrgdrd
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The information contained in this message is intended only for use of the individual(s) named above
and may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or
privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this
message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any
action in reliance of it. If you have received this message in error please delete it and any copies of it



and notify the sender immediately.
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The information contained in this message is intended only for use of the individual(s) named above and may
contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by
any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not
use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance of it. If you have received this message in error

please delete it and any copies of it and notify the sender immediately.
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