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MELDING OM VEDTAK

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:
2016/6109-6 Kirsti Jakobsen, 15.12.2016

Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kravet om regulering

Ovennevnte sak har vært oppe til behandling i Osen kommune, og følgende vedtak ble fattet:

Osen kommune ved Hovedutvalg for Utvikling og Miljø dispenserer med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 19-2 fra kommuneplanens plankrav for akvakulturanlegg i sjø for lokaliteten 
Nordre Skokkeløy jf. vedlagte kart.

Begrunnelse
Formålet bak plankravet blir ikke «vesentlig tilsidesatt».
Tiltaket vurderes til ikke å være i strid med prinsippene i nml. §§ 8-12.

Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningslovens §28.2.

Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket.  Den skal være undertegnet, angi vedtaket 
det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du 
klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kom fram.

Forvaltningslovens §§ 29-32 inneholder bl.a. bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og 
om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.

Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.

Med hilsen

Kirsti Jakobsen
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OSEN KOMMUNE Arkiv: U43
Dato:   06.12.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

55/16 Hovedutvalget for Utvikling og Miljø 14.12.2016

Saksbehandler: Roar Leirset

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
KRAVET OM REGULERING

Vedlegg:
- Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kravet om regulering i 

forbindelse med etablering av akvakulturanlegg ved Nordre Skokkeløy
- Utskrift av møtebok sak 45/16 i hovedutvalg for Utvikling og Miljø
- Opprinnelig søknad med kartvedlegg

Sakens bakgrunn og innhold:
Det vises til vedlagte søknad, utskrift av møtebok og vedtak i hovedutvalget sak 45/16 av 26. 
oktober 2016, samt klage på dette vedtaket fra Bjørøya AS.

Vurdering:
Det vises til vedlagte klage hvor det presiseres at det er avholdt dialogmøter med 
fiskeriinteressene i prosessen. Rådmannen mener ut fra dette at kravet til å innvilge søknaden 
om dispensasjon fra reguleringsplan er til stede. Ytterligere innspill vil naturlig ivaretas 
gjennom behandling av søknader i videre prosess.
Ut fra at kravene til å innvilge søknad er oppfylt, opprettholder rådmannen sin opprinnelige 
innstilling i saken.

Rådmannens innstilling:
Osen kommune ved Hovedutvalg for Utvikling og Miljø dispenserer med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 19-2 fra kommuneplanens plankrav for akvakulturanlegg i sjø for 
lokaliteten Nordre Skokkeløy jf. vedlagte kart.

Begrunnelse
Formålet bak plankravet blir ikke «vesentlig tilsidesatt».
Tiltaket vurderes til ikke å være i strid med prinsippene i nml. §§ 8-12.
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Saksprotokoll i Hovedutvalget for Utvikling og Miljø - 14.12.2016
Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Osen kommune ved Hovedutvalg for Utvikling og Miljø dispenserer med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 19-2 fra kommuneplanens plankrav for akvakulturanlegg i sjø for 
lokaliteten Nordre Skokkeløy jf. vedlagte kart.

Begrunnelse
Formålet bak plankravet blir ikke «vesentlig tilsidesatt».
Tiltaket vurderes til ikke å være i strid med prinsippene i nml. §§ 8-12.

  


