Fra: Hepsoe Knut Anders (Knut. Anders.Hepsoe@norconsult.com)
Sendt: 11.11.2019 15:31:09

Til: Edgaras Anuzis

Kopi: Kenneth Andersen; Bratberg Ronald

Emne: FW: Siste fakturering, Stein bru, Consolvo
Vedlegg: Stein bru, Faktura2.pdf;Stein bru, Prosjektboka, Consolvo.pdf;Tillegg, Stein bru.pdf;KOEO1 - Omhandler
flere saker, Stein bru.pdf

Hei.
Har gjennomgatt deres KOE med vedlegg.

Har fglgende kommentarer:

1. En gkning i rigg med antall dager, 7 pga. underspkelser pa stal er ok, da dette er uforutsett arbeid men da
forventer jeg ogsa at rigg for sveisere inngar her.
2. Utgar da dette ma medregnes i felles rigg.

Utgar da dette ma medregnes i felles rigg.

4. Utgar da dette er feil utregnet. Dette punktet gjelder isolert sett for kostnad vedrgrende arbeid plattform
for ferdigbefaring og er en engangskost og er ikke regnet stk pr dag. | sa fall ma dere regne 4400/57*7=540kr.
(slik dere har regnet andre RS er.)

5. Riving av betong er OK

6. Utgar da dette skulle vaert kontrollert fgr bestilling av stal. Iht. prosess 11.3 og 11.4 som ikke er utfgrt.

7. Utgar. Jeg antar at dette gjelder for nye stivere i forbindelse med de nye tverrstagene. Dette er
mengderegulert i prosess 85.41.

8. Dere ma framvise begge fakturaene, godkjenner da dette er framuvist

9. Sveisekontroll inngar i prosess 85.24 og er tatt som en mengde gkning der.

w

leg mener et krav pa 168470,- er rettmessig utenom de mengdereguleringer som er gjort i sluttfaktura for
regulerbare mengder.

Noen rettelser til faktura 2.

85.31 Kvalifisering av arbeidsprosedyre, er ikke forevist byggeleder som beskrivelsens pkt. e) i spesiell
beskrivelse.

85.32, 85,33, 85,341, 85,352, 85,353 Gjelder overflatebehandling av stal fér montering. Er det noe av stalet
som ble overflatebehandlet fgr det ankom byggeplass?

leg tenker at dere ma fgre alt med overflatebehandling pa prosesser 85.431 og utover. Mengden virer noe
hgy. 220+50 = 270m2. Mener ma totalt vaere rundt 190-200m2

Med vennlig hilsen

Knut Anders Hepsge
Sivilingenigr Brukonstruksjoner

Norconsult 42

Office: Klebuveien 127, 7031 Trondheim, NORWAY
Tel: +47 97 1993 24
Email: knut.anders.hepsoe@norconsult.com
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requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken
reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.



From: Edgaras Anuzis <Edgaras.Anuzis@consolvo.no>

Sent: 8. november 2019 10.39

To: Hepsge Knut Anders <Knut.Anders.Hepsoe@norconsult.com>
Cc: Kenneth Andersen <Kenneth.Andersen@consolvo.no>
Subject: Siste fakturering, Stein bru, Consolvo

Hei Knut,
Siste fakturering - jeg har vedlagt alt info.

Jeg venter svar fra deg.

Med vennlig hilsen

Edgaras Anuzis
Anleggsleder
Consolvo AS

CONSOLVO

+SDLIDE LESHINGER -

Ringveien 6, 3409 Tranby
Sentralbord: 32 24 20 60

Mobil: 40693773

E-post: edgaras.anuzis@consolvo.no
consolvo.no




