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5020/36/17 - SOLFRID SØRGJERD SALTNES - SØKNAD OM DISPENSASJON 
FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV UTHUS 
 
Sakens bakgrunn og innhold:  
Solfrid Saltnes, Buvika søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av 
uthus/lager på 17,5 m2 ved gnr. 36, bnr. 17. 
 
Planstatus / dispensasjon  
Omsøkte tiltak ligger ved Sørgjerd i Osen kommune. Eiendommen ligger i et område som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR / bevaring kulturmiljø. 
 
Dispensasjonssøknad 
Uthuset formål: 

- Bygge uthus for oppbevaring av sesongutstyr, ved, redskap etc. for å bevare 
kulturlandskapet ryddig. 

- Sørge for at ting er sikret for vær og vind 
- Bygget vil ikke være til hinder for landbruk, natur eller friluftsområde / friluftsliv. 

Bygget vil ikke være til sjenanse for naboer. 
 
Atkomst  
Ingen endring i adkomsten til eiendommen.  
 
Kommunens vurdering:  
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)  
Tiltaket er unntatt søknadsplikt jfr. Pbl. 20-5, men må behandles som dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. 
I LNFR-områder gjelder et generelt bygge- og fradelingsformål. Dispensasjon kan kun gis  
dersom bygging ikke fører til at hensynene bak LNFR-formålet blir ”vesentlig tilsidesatt”, jf.  
pbl. § 19-2 andre ledd. LNFR-formålet skal sikre landbruks-, naturvern- og friluftsinteresser.  
 
Vurdering av fordeler og ulemper.  
Fordeler:  



Det finnes pr. i dag ikke uthus ved eiendommen. Omsøkte tiltak er et forholdsvis beskjedent 
tiltak da det har et BYA på 17,5 m2. Eiendommen ligger i et område som er avsatt til LNFR / 
bevaring kulturmiljø. I områder avsatt til hensyn og bevaring av kulturmiljø er lokalisering og 
utforming av tiltaket / bygget vesentlige momenter ved vurdering av nye bygg. 
Boligen er i matrikkelen benevnt som våningshus som benyttes som fritidshus. Våningshuset ved 
eiendommen er et gammelt hus i kysthusstil med ark på begge sider av huset. Det vil derfor 
stilles krav til takvinkel og fasader på nytt uthus vil være i tråd våningshuset. Dette er viktig for å 
bevare den tradisjonelle byggestilen ved Sørgjerd. 
 
Tomta er fradelt tidligere gårdsbruk, og er ikke interessant i landbrukssammenheng. 
Området / kulturmiljøet bli rimelig godt ivaretatt av grunneierne ved Sørgjerd, og et nytt bygg / 
uthus ved eiendommen vurderes å være en naturlig del av eiendommen. 
 
I friluftsammenheng ligger denne eiendommen slik til at det ikke er til hinder for den allmenne 
ferdselen ved Sørgjerd. Området rundt eiendommen er litt bratt og er ikke en naturlig plass å 
ferdes i. 
En kan ikke se at LNFR-formålet blir ”vesentlig tilsidesatt” med planlagte nybygg.  
 
Ulemper:  
Da dette skjer på en bebygd tomt og er et svært beskjedent bygg, kan en ikke se at det er noen 
større ulemper med planlagte tiltak.  
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)  
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i  
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak.  
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse  
hensyn som skal vurderes sammen med plan- og bygningsloven.  
Omsøkte bygning vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet 
å være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må 
hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). 
Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i 
en slik grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner 
derfor at tiltaket ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12.  
 
Vurdering etter kulturminneloven (kml.)  
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er  
heller ikke fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.  
 
Vurdering av samfunnssikkerhet  
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.  
 
Vurdering av klima 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp. 
 
Vurdering av folkehelse  
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens.  
 
Oppsummering  



Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel uthus med et BYA på 17,5 m2 ved gnr. 
36, bnr. 17 ved Sørgjerd i Osen kommune, hvor område i kommuneplanens arealdel er avsatt til 
LNFR / bevaring kulturmiljø. 
 
 
 
Kommunen kan ikke se at LNFR-formålet blir ”vesentlig tilsidesatt” med planlagte nybygg.  
 
Høring  
Før saken tas opp til politisk behandling i Osen kommune sendes den på høring til  
Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kart 
2 Flyfoto 


