Fra: Fossum Elisabeth (elisabeth.fossum@osen.kommune.no)
Sendt: 05.07.2020 11:31:13

Til: Ane Muladal

Kopi:

Emne: SV: Svar pa begjaring om innsyn - Osen kommune

Vedlegg: Svar smittevernutstyr VG - Osen kommune 05.07.20.x1sx

Da har jeg gjennomgatt fakturaer. Mye er fra sentral leveranse, disse har jeg dessverre ikke tilgang pa priser pa.
Beklager forsinkelsen

Med vennlig hilsen

OSEN KOMMUNE

Elisabeth Fossum

Sektorleder Helse

TIf. 91 70 73 95/ 72 57 82 00
elisabeth.fossum@osen.kommune.no

fanpertits

{W

Fra: Ane Muladal <ane.muladal@schibsted.com>

Sendt: torsdag 2. juli 2020 12:00

Til: Fossum Elisabeth <elisabeth.fossum@osen.kommune.no>

Kopi: Leirset Roar <Roar.Leirset@osen.kommune.no>; Postmottak Osen kommune
<Postmottak@osen.kommune.no>

Emne: Re: Svar pa begjzaering om innsyn - Osen kommune

Flott, da loggf@rer jeg det!
Tusen takk,

Med vennlig hilsen
Ane Muladal

Journalist
Mobil: +47 977 55 886

E-post: ane.muladal@vg.no

AL (=]

Mest lest - 2,4 millioner lesere
Verdens Gang AS

Akersgata 55

Postboks 1185, 0107 Oslo

+47 22 00 00 00

On Thu, 2 Jul 2020 at 11:50, Fossum Elisabeth <elisabeth.fossum@osen.kommune.no> wrote:

Jeg vil oversende kostnadene vi manglet i Igpet av kort tid. Beklager forsinkelsen.

Sendt fra min iPhone



2.jul. 2020 kl. 11:24 skrev Ane Muladal <ane.muladal@schibsted.com>:

Hei,

Det har na gatt over en maned siden jeg etterspurte de aktuelle fakturaene knyttet til Osen
kommunes innkjgp av smittevernutstyr. VG fikk aldri svar pa den siste e-posten, og har siden dette
ogsa sendt purring til kommunen.

Vi lurer pd om dere er i gang med arbeidet med a ettersende fakturaer? Slik jeg papekte i forrige e-
post er kommunens kostnader en ngkkelverdi for oss, da vi lager et nasjonalt datasett over
kommunenes forbruk av smittevernutstyr.

Vi har fatt svar fra omtrent 300 kommuner, og ingen har hatt problemer med a finne fakturaer
knyttet til kijgpene. Perioden vi etterspgr kostnader fra er 1. mars til 1. mai. Det er rimelig 3 anta at
ogsa Osen kommune na har mottatt fakturaer for disse kjgpene. Vi ber dere ettersende
kostnadene, og 1) legge dette inn i arket dere allerede har sendt meg, eller oversende fakturaene
for utstyr i den gitte perioden.

Om kort tid kommer VG til 3 klage inn kommunene som ikke har besvart begjeeringen for lang
saksbehandlingstid. Forsgker dog & ga i dialog f@rst - og haper dere etterkommer anmodningen var
na.

Med vennlig hilsen
Ane Muladal

Journalist
Mobil: +47 977 55 886

E-post: ane.muladal@vg.no

AL =]

Mest lest - 2,4 millioner lesere
Verdens Gang AS

Akersgata 55

Postboks 1185, 0107 Oslo

+47 22 00 00 00

On Fri, 29 May 2020 at 14:47, Ane Muladal <ane.muladal@schibsted.com> wrote:

Hei,

Takk for svar. Nar forventer dere a fa faktura? Jeg tror jeg ma be deg ettersende dette nar dere
har fatt disse :-) Prisen er en vesentlig opplysning for oss. Vi prgver 8 sammenstille data fra alle
landets kommuner.

Med vennlig hilsen
Ane Muladal

Journalist

Mobil: +47 977 55 886
E-post: ane.muladal@vg.no

s

Mest lest - 2,4 millioner lesere
Verdens Gang AS

Akersgata 55

Postboks 1185, 0107 Oslo

+47 22 00 00 00



On Thu, 28 May 2020 at 10:37, Fossum Elisabeth <elisabeth.fossum@osen.kommune.no> wrote:

Vi har i stor grad benyttet vanlige bestillingskanaler, og sentrale leveranser.
Har ikke mottatt faktura pa alle ordrer.

Med vennlig hilsen
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TIf. 91 70 73 95/ 72 57 82 00
elisabeth.fossum@osen.kommune.no
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